Da: trasportoee <trasportoee@novaaeg.it>

Date: lun 19 feb 2024 alle ore 16:03

Subject: R: Richiesta aumento di potenza POD ITO01E50728603 -Provincia di Ferrara - UFFICI
sede di via C.so Isonzo 105

To: GABRIELLA FERRONI <gabriella.ferroni@provincia.fe.it>

Buongiorno,
con riferimento a quanto in oggetto, trasmettiamo preventivo per “Aumento di potenza”,

Vi preghiamo di prendere visione del contenuto, ivi comprese le eventuali prescrizioni a vs. cura e
carico indicate dal distributore sul preventivo stesso o in sede di sopralluogo.

In caso di accettazione, vi chiediamo di:

e apporre sul preventivo inviato data e firma per accettazione;

o indicare sul preventivo nominativo e recapito telefonico del referente utili agli operatori del
Distributore;

o ritrasmetterlo al presente indirizzo mail trasportoee@novaaeg.it

e [I’impegno di spesa deve essere effettuato a favore di NOVA AEG SPA

o L’importo del preventivo verra addebitato da NOVA AEG SPA, a seguito ricevimento della
fattura del Distributore Locale, con fattura di connessione separata da quella per la fornitura.
Non ¢ necessario effettuare il pagamento anticipato.

A tal fine si richiede di specificare laddove necessario:

CUU — Codice univoco ufficio

« CIG

« CUP

e Determina numero ¢ data

o Ulteriori indicazioni (centro di costo, numero ordine, etc)

In caso di assenza di questi dati, obbligatori in base al tipo di cliente, il preventivo non verra
accettato.

Si ricorda che gli importi accettati nell’anno in corso ma evasi nell’anno successivo, potrebbero subire una variazione per
effetto dell’aggiornamento delle tabelle dell’Allegato B — TIC (Testo integrato della connessione - ARERA) applicate dal
Distributore Locale in fase di fatturazione del preventivo accettato.

N.B.:

e aseguito accettazione preventivo, Vi preghiamo di attenerVi alle specifiche tecniche
indicate dal Distributore in sede di sopralluogo e di trasmettere eventuali richieste relative
alla chiusura lavori di Vs. competenza, qualora richiesto nell’incontro stesso.

e In caso di accettazione preventivo, NOVA AEG dara riscontro confermando la corretta
presa in carico della richiesta. In caso di mancata notifica da parte di NOVA AEG, Vi
preghiamo di volerVi accertare della corretta consegna della e-mail. Grazie.

Cordiali saluti
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Jennifer Leone

CONNESSIONE E MISURE

NOVA AEG S.p.A.

Via Nelson Mandela, 4
13100 - VERCELLI (VC)

Tel.: +39 0161 271898 Int. 282
Fax: +39 0161 394757

Mail: j.leone(@novaaeg.it

WWW.enercasacoop.it www.enerimpresacoop.it www.novaaeg.it
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Posta di Provincia di Ferrara - [protocollo] URGENTE Richiesta aum... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=62a0bd5 1bb&view=pt&search..

PROVINCIA
\ DI FERRARA ANGELA RAIA <angela.raia@provincia.fe.it>

[protocollo] URGENTE Richiesta aumento di potenza POD ITO01E50728603 -

Provincia di Ferrara - UFFICI sede di via C.so Isonzo 105
1 messaggio

GABRIELLA FERRONI <gabriella.ferroni@provincia.fe.it> 20 febbraio 2024 alle ore 13:11
A: Protocollo <protocollo@provincia.fe.it>
Cc: LEONARDO BOTTONI <leonardo.bottoni@provincia.fe.it>

Buongiorno,

so che non potrei ma € urgente confermare intervento di Enel.

Riuscireste a protocollare ugualmente anche se non ¢ arrivato via pec? tutta la procedura € gestita da Enel con
mail informali e non con PEC.

Grazie

Gabri

Ing. Gabriella Ferroni

Provincia di Ferrara

Responsabile U.O.C. Progettazione Edilizia Impianti e Sicurezza
Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

Tel. 0532/299469 - Mob. 320/6133646

---------- Forwarded message ---------

Da: trasportoee <trasportoee@novaaeg.it>

Date: lun 19 feb 2024 alle ore 16:03

Subject: R: Richiesta aumento di potenza POD ITO01E50728603 -Provincia di Ferrara - UFFICI sede di via C.so
Isonzo 105

To: GABRIELLA FERRONI <gabriella.ferroni@provincia.fe.it>

Buongiorno,
con riferimento a quanto in oggetto, trasmettiamo preventivo per “Aumento di potenza”,

Vi preghiamo di prendere visione del contenuto, ivi comprese le eventuali prescrizioni a vs. cura e carico indicate
dal distributore sul preventivo stesso o in sede di sopralluogo.

In caso di accettazione, vi chiediamo di:

apporre sul preventivo inviato data e firma per accettazione;

indicare sul preventivo nominativo e recapito telefonico del referente utili agli operatori del Distributore;
ritrasmetterlo al presente indirizzo mail trasportoee@novaaeg.it

'impegno di spesa deve essere effettuato a favore di NOVA AEG SPA

L'importo del preventivo verra addebitato da NOVA AEG SPA, a seguito ricevimento della fattura del
Distributore Locale, con fattura di connessione separata da quella per la fornitura. Non & necessario
effettuare il pagamento anticipato.

A tal fine si richiede di specificare laddove necessario:

e CUU — Codice univoco ufficio
e CIG
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Posta di Provincia di Ferrara - [protocollo] URGENTE Richiesta aum... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=62a0bd5 1 bb&view=pt&search...

e CUP
e Determina numero e data
e Ulteriori indicazioni (centro di costo, numero ordine, etc)

In caso di assenza di questi dati, obbligatori in base al tipo di cliente, il preventivo non verra accettato.

Si ricorda che gli importi accettati nell’anno in corso ma evasi nell’anno successivo, potrebbero subire una
variazione per effetto dell’aggiornamento delle tabelle dell’Allegato B — TIC (Testo integrato della connessione -
ARERA) applicate dal Distributore Locale in fase di fatturazione del preventivo accettato.

N.B.:

¢ a seguito accettazione preventivo, Vi preghiamo di attenerVi alle specifiche tecniche indicate dal
Distributore in sede di sopralluogo e di trasmettere eventuali richieste relative alla chiusura lavori di Vs.
competenza, qualora richiesto nell'incontro stesso.

¢ In caso di accettazione preventivo, NOVA AEG dara riscontro confermando la corretta presa in carico della
richiesta. In caso di mancata notifica da parte di NOVA AEG, Vi preghiamo di volerVi accertare della
corretta consegna della e-mail. Grazie.

Cordiali saluti
Jennifer Leone

CONNESSIONE E MISURE

fﬁeﬂer Cenc% &
W — Ovaaeg

NOVA AEG S.p.A.

Via Nelson Mandela, 4
13100 - VERCELLI (VC)

Tel.: +39 0161 271898 Int. 282
Fax: +39 0161 394757

Mail: jleone@novaaeg.it

www.enercasacoop.it www.enerimpresacoop.it www.novaaeg.it

Da: GABRIELLA FERRONI <gabriella.ferroni@provincia.fe.it>

Inviato: martedi 13 febbraio 2024 08:27

A: clienti <clienti@novaaeg.it>

Cc: MARCELLA LAGHEZZA <marcella.laghezza@provincia.fe.it>; LEONARDO BOTTONI
<leonardo.bottoni@provincia.fe.it>

Oggetto: Richiesta aumento di potenza POD ITO01E50728603 -Provincia di Ferrara - UFFICI sede di via C.so
Isonzo 105
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Posta di Provincia di Ferrara - [protocollo] URGENTE Richiesta aum... https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=62a0bd5 1 bb&view=pt&search..

Gent.ma NOVAAEG,

con la presente, come da accordi telefonici, si trasmette modulistica, compilata e completa di copia della carta
identita del richiedente, per richiesta di aumento di potenza per il POD indicato in oggetto per il cliente Provincia di
Ferrara Codice 300050468.

Si rimane in attesa di preventivo di spesa, segnalando cortesemente I'urgenza.
Cordialmente

Gabriella Ferroni

Ing. Gabriella Ferroni

Provincia di Ferrara

Responsabile U.O.C. Progettazione Edilizia Impianti e Sicurezza
Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

Tel. 0532/299469 - Mob. 320/6133646

Click here to report this email as spam.

This message has been scanned for malware by Websense. www.websense.com

ﬂ PREVENTIVO MC1_ PROVINCIA DI FERRARA_ID RICHIESTA 414645434.pdf
122K
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PREVENTIVO MC1_ PROVINCIA DI FERRARA_ID RICHIESTA 414645434
AUMENTO DI POTENZA DA TRIFASE BT 43.8 kW a TRIFASE BT 99 kW

Tipo di recod

Predeterminato

Tipologia Contributa Tipologia Inlervenio
Forfeltana Lavare Complesso
Tempo Esecusione Lavori

50

Tratzamenio b Totake Imporibile
K4/ IMPOMIBILE IWA 22% ART.E DPR 83372 427745 €

WA Tatalk:

84104 € 521849 €
Anticpa di Connessione Staln Anlicipa & Connessiones
0oD € =

Soanlo Sconto assokuio

o a

Corvenzione o nota somia

Me=sappio Ricsloola [Esilp Ricslcola
Tipe Ralsizzasione

Flag Minima Teorion

Ouoly Distanza Pagata

Dty Acrettorione

Farscia Messaggio Predelerminabifia
Prastazione di impario predeterminabile: entra Sgg dalla conferma dela richiesta di
prestazione, a Clienbe finale verra’ consegnata, se necessania, la documentazione teonica
per Fesecuzane delle apere a sup carico o per [a richiesta di permessi e sulonzzazioni.
L i dalla p ione o' to suboedi al werifi i dele smguenti
condizioni:
- canferma della propasia pervenuta entro 3 gg dalla presenie ichiesta
- in casoe di consegna della specifica leonica, comunicazione dellavvenulo complelamento
delle eventuall cpere slo concessioni, autorizzazioni serdby’ a cura del chente finale
L'eventuale valarizzazione di una data nel campa ‘'non eseguire prima del’ deteminera’ che
ned casa incui la relafiva confermaiaccetiamone de lavore, ove richiesta, dovesse persenine
in data precedents, s presiasions decorera’ dalla data inserita ned suddetio campo.

‘Duota polenza G620 o.on Tr4a 4277 A5

PER ACCETTAZIONE (Validita 30 gg dal 19/02/2024)
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